Fwd: factura intereses

De Facturacion <facturacion@ebrolimpiezas.es>
Destinatario Gema Rando <grando@alcar2000.com>
Fecha 2025-04-11 18:40
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Buenas tardes Gema,
Te adjunto el correo que le mandé a tu compafiero ya que ibas en copia

Un saludo

Comienza el mensaje reenviado:

De: Facturacion <facturacion@ebrolimpiezas.es>

Fecha: abr 11, 2025 en 6:39 p.m.

Para: Alcar Building S.L. <alcarbuilding@alcar2000.com>
Asunto: Re: factura intereses

Buenas tardes Kike,

Te adjunto el presupuesto firmado en el que en las condiciones de pago se detalla el tema de los intereses, por lo tanto.
Reclamamos las cantidades totales facturadas y adeudadas.

En este caso ascienden las siguientes cantidades:
Oferta 01/25: 2190.00€

Primer mes de intereses: 109,5€

Segundo mes de intereses: 109,5€

TOTAL BASE IMPONIBLE : 2409€
TOTAL BASE + IVA : 2914,89€

Esperamos la recepcion de este importe para el 26 de Abril

Para cualquier aclaracion te dejo mi teléfono
645643717

Un saludo

Alvaro Barnaba Garcia
Gerente LHE

Encendido abr 11, 2025 en 1:28 p.m., <Alcar Building_S.L.> escribio:




Estimados sefiores:

Buenas tardes. Me transmiten desde direccién, que la factura de sus trabajos se pagarad en un plazo de 15 dias, contando a partir de hoy
(aproximadamente a finales de este mes), pero que las facturas de intereses no se aceptan y que no hay firmado nada al respecto. Un saludo,

Kike Rubio

Administracién

Alcar Building SL

Teléfono 952 359 218 Ext 1

Web www.alcar2000.com

Correo alcarbuilding@alcar2000.com
Cl Lima 9 Nave - 29006Malaga

Este correo electroénico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene informacidn de cardcter confidencial exclusivamente dirigida a su
destinatario. Queda prohibida su divulgacion, copia o distribucién a terceros sin la previa autorizacion escrita de Alcar Building SL. En el caso
de haber recibido este correo electrénico por error, se ruega notifique inmediatamente esta circunstancia mediante reenvio a la direccidn
electrénica del remitente, y proceda a su eliminacién, asi como a la de cualquier documento adjunto al mismo.

De conformidad con lo establecido en la LOPD, le informamos que Alcar Building SL garantiza la adopcién de las medidas necesarias para asegurar el
tratamiento confidencial de los datos de caracter personal que serdn incluidos en un fichero con la finalidad de mantener su relacién comercial o
contractual, y de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacién, cancelacidén y oposicién en la siguiente direccidn:

Calle Lima 9 Nave - 29006 MALAGA.

De: LIMPIEZAS HIGIENICAS EBRO, S.L. <facturacion@ebrolimpiezas.es>
Enviado

el: lunes, 31 de marzo de 2025 10:59

Para: ALCAR BUILDING, S.L. <alcarbuilding@alcar200e.com>

Asunto: factura intereses

Buenos dias,

adjuntamos factura de los intereses generados

Un saludo
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